
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

KATILIMLAR

1 587 FATMA BUSE YÜZÜKCÜ4D 15 0 15,00 14 1 13,67 8 1 7,67 9 1 8,67 9 0 9,00 55 3 54,01 460,040 1 1 1 1 6
% 1,04

2 671 ZEYNEP SERRA DAĞ 4C 13 2 12,33 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 54 6 52,00 446,720 1 2 2 2 15
% 2,60

3 59 FATİH ERASLAN 4B 14 1 13,67 15 0 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 53 7 50,67 437,840 1 3 3 3 20
% 3,47

4 626 MUSTAFA TAHİR KOCA4F 14 1 13,67 15 0 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 52 8 49,33 428,960 1 4 4 4 30
% 5,21

5 625 ZEYNEP ÖZDEMİR 4F 15 0 15,00 11 4 9,67 8 2 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 51 7 48,67 424,520 2 5 5 5 36
% 6,25

6 128 MUSAB ASIM KÜÇÜK 4C 15 0 15,00 14 0 14,00 8 1 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 51 7 48,67 424,520 2 5 5 5 36
% 6,25

7 13 SALİH ABDULLAOĞLU4A 15 0 15,00 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 51 9 48,01 420,080 1 7 7 7 43
% 7,47

8 174 ABDULKADİR UYSAL  13 2 12,33 13 0 13,00 8 1 7,67 10 0 10,00 5 3 4,00 49 6 47,00 413,420 1 8 8 8 53
% 9,20

9 500 MUHAMMED TALHA AYDIN4A 13 2 12,33 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 50 10 46,66 411,200 2 9 9 9 55
% 9,55

10 245 NİSANUR ŞİMŞEK 4A 14 1 13,67 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 48 9 45,00 400,100 3 10 10 10 75
% 13

11 10 MÜGE MAKİLİOĞLU 4A 15 0 15,00 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 46 14 41,33 375,680 4 11 11 11 96
% 17

12 510 MELİKE KESKİN 4A 15 0 15,00 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 45 15 39,99 366,800 5 12 12 12 115
% 20

13 0 MELİKE KÖSE     L 4C 15 0 15,00 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 45 15 40,00 366,800 3 12 12 12 115
% 20

14 614 MİRAÇ EYMEN KARALI4C 14 1 13,67 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 45 15 40,01 366,800 3 12 12 12 115
% 20

15 691 ALİ DERVİŞALİ 4A 11 4 9,67 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 44 16 38,68 357,920 6 15 15 15 133
% 23

16 678 MUHAMMED MUSTAFA4C 12 3 11,00 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 44 16 38,67 357,920 5 15 15 15 133
% 23

17 663 YASİR TİMUR ARSLAN4B 14 1 13,67 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 44 16 38,67 357,920 2 15 15 15 133
% 23

18 511 ELİFNAZ ŞİMŞEK 4A 12 3 11,00 13 2 12,33 7 0 7,00 8 1 7,67 40 6 38,00 353,480 7 18 18 18 146
% 25

19 252 ZEYNEP AYDIN 4A 13 2 12,33 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 42 17 36,33 342,380 8 19 19 19 156
% 27

20 242 KÜBRA    AYDIN 4A 11 4 9,67 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 42 18 36,01 340,160 9 20 20 20 160
% 28

21 171 YAĞMUR BUĞLEM BAŞOL4D 14 1 13,67 10 5 8,33 5 5 3,33 8 2 7,33 4 2 3,33 41 15 35,99 340,160 2 20 20 20 160
% 28

22 143 MELEK NAZ YARAR 4A 13 2 12,33 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 40 20 33,33 322,400 10 22 22 22 191
% 33

23 623 MUHAMMET EMİR KÜÇÜK4A 13 2 12,33 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 40 20 33,33 322,400 10 22 22 22 191
% 33

24 188 BERAT DİZMAN 4F 10 5 8,33 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 39 21 31,99 313,520 3 24 24 24 207
% 36

25 109 ZEYNEBSSEZGİNER 4A 11 4 9,67 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 39 21 32,00 313,520 12 24 24 24 207
% 36

26 347 BUĞLEM ÖLMEZ 4C 14 1 13,67 11 4 9,67 6 4 4,67 5 4 3,67 36 13 31,68 311,300 6 26 26 26 217
% 38

27 622 MUHAMMED A  SEMİZ4E 10 5 8,33 9 3 8,00 5 2 4,33 6 3 5,00 6 1 5,67 36 14 31,33 309,080 1 27 27 27 219
% 38

28 636 ÖMER SELİM CAMGÖZ4A 10 5 8,33 5 10 1,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 37 23 29,34 295,760 13 28 28 28 242
% 42

29 675 BEGÜM BAŞAR 4E 12 3 11,00 7 6 5,00 4 5 2,33 8 1 7,67 4 4 2,67 35 19 28,67 291,320 2 29 29 29 254
% 44

30 255 FURKAN ARSLAN 4F 11 4 9,67 10 3 9,00 4 5 2,33 6 3 5,00 4 4 2,67 35 19 28,67 291,320 4 29 29 29 254
% 44

31 556 ELİSA KONUŞ 4C 12 3 11,00 8 7 5,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 36 24 28,00 286,880 7 31 31 31 261
% 45

32 248 MUHAMMED ARSLANTÜRK4A 10 5 8,33 6 7 3,67 6 3 5,00 7 3 6,00 6 4 4,67 35 22 27,67 284,660 14 32 32 32 271
% 47

33 512 MUHAMMET ALİ SERT4A 12 3 11,00 11 4 9,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 35 25 26,67 278,000 15 33 33 33 278
% 48
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

KATILIMLAR

34 9 HANİN KAYHAN  11 3 10,00 10 2 9,33 3 4 1,67 5 0 5,00 29 9 26,00 273,560 2 34 34 34 290
% 50

35 602 LALE GİDERGELİR 4F 8 6 6,00 11 2 10,33 4 6 2,00 7 3 6,00 2 5 0,33 32 22 24,66 264,680 5 35 35 35 297
% 52

36 681 HİDANUR BERRA HALICI4C 12 3 11,00 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 33 27 24,01 260,240 8 36 36 36 303
% 53

37 679 MELİSA KÖK 4D 11 4 9,67 10 5 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 33 27 24,00 260,240 3 36 36 36 303
% 53

38 562 ELVİN NAZ ALKAN 4B 10 5 8,33 7 8 4,33 4 6 2,00 8 1 7,67 3 6 1,00 32 26 23,33 255,800 3 38 38 38 309
% 54

39 4 ELİF DEMİR  10 5 8,33 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 32 28 22,66 251,360 3 39 39 39 315
% 55

40 313 MUSTAFA ASAF YENER4A 12 3 11,00 10 5 8,33 5 5 3,33 1 3 0,00 28 16 22,66 251,360 16 39 39 39 315
% 55

41 241 GÜLER EMON 4A 14 0 14,00 7 3 6,00 2 1 1,67 23 4 21,67 244,700 17 41 41 41 328
% 57

42 637 GÖNÜL SAHRA HALICI4C 9 6 7,00 5 10 1,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 31 29 21,34 242,480 9 42 42 42 331
% 57

43 114 SELİM ÖZTÜRK 4A 8 7 5,67 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 31 29 21,33 242,480 18 42 42 42 331
% 57

44 84 EMİN TAHA AZAR 4A 12 3 11,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 31 29 21,33 242,480 18 42 42 42 331
% 57

45 646 SÜMEYYE AKKAYA 4A 14 1 13,67 5 10 1,67 5 5 3,33 7 3 6,00 0 10 -3,33 31 29 21,34 242,480 18 42 42 42 331
% 57

46 0 YUSUF HARUN DOĞAN4E 9 6 7,00 5 9 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 8 -1,67 30 28 20,66 238,040 3 46 46 46 345
% 60

47 4 BUĞRA BUDAN 4A 12 3 11,00 4 10 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 30 29 20,33 235,820 21 47 47 47 347
% 60

48 645 BERAT KILIÇ 4D 9 6 7,00 8 7 5,67 5 5 3,33 4 3 3,00 1 0 1,00 27 21 20,00 233,600 4 48 48 48 350
% 61

49 70 MUHAMMED CAN MATUR4A 6 9 3,00 8 7 5,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 30 30 20,00 233,600 22 48 48 48 350
% 61

50 591 GÜLDEN SEZEN 4F 10 5 8,33 5 9 2,00 5 5 3,33 6 3 5,00 3 7 0,67 29 29 19,33 229,160 6 50 50 50 366
% 64

51 77 UĞUR SEFA BAŞAR 4A 9 6 7,00 8 7 5,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 29 30 19,01 226,940 23 51 51 51 368
% 64

52 11 ESMA DÜZENLİ 4A 11 3 10,00 6 9 3,00 3 5 1,33 2 6 0,00 6 4 4,67 28 27 19,00 226,940 23 51 51 51 368
% 64

53 230 AHMET YAVUZ EKİNCİ4A 12 3 11,00 5 10 1,67 3 4 1,67 5 5 3,33 2 6 0,00 27 28 17,67 218,060 25 53 53 53 384
% 67

54 635 RABİA  AZRA DİLEK 4D 8 7 5,67 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 28 32 17,34 215,840 5 54 54 54 388
% 67

55 168 AYÇA AKSEL 4A 12 3 11,00 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 7 -1,33 27 31 16,68 211,400 26 55 55 55 401
% 70

56 0 HAYRUNNİSADEMİR  10 5 8,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 27 33 15,99 206,960 4 56 56 56 405
% 70

57 676 ÇİSEM MANGIR 4F 11 3 10,00 6 4 4,67 17 7 14,67 198,080 7 57 57 57 430
% 75

58 661 YASİN AKSOY 4A 11 3 10,00 5 2 4,33 16 5 14,33 195,860 27 58 58 58 438
% 76

59 662 Y  ÖMÜR YÜCE 4F 11 4 9,67 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 5 1,33 25 33 14,00 193,640 8 59 59 59 440
% 76

60 621 TALHA ŞAHİN 4E 11 4 9,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 3 3,00 22 25 13,67 191,420 4 60 60 60 443
% 77

61 504 ECEMNURYILM AZ 4A 7 8 4,33 4 8 1,33 3 6 1,00 7 3 6,00 3 6 1,00 24 31 13,66 191,420 28 60 60 60 443
% 77

62 62 ZÜMRA AYŞE DEMİRCİ4A 10 5 8,33 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 25 35 13,33 189,200 29 62 62 62 451
% 78

63 553 YAVUZ EFE İYİDİL 4A 7 8 4,33 6 8 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 23 36 11,00 173,660 30 63 63 63 472
% 82

64 411 RUFEYDE ABDULEY 4D 7 8 4,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 23 37 10,65 171,440 6 64 64 64 474
% 82

65 513 NİHAL ÇİFTLİ 4A 8 7 5,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 23 37 10,67 171,440 31 64 64 64 474
% 82

66 35 ASLI MUHCU 4A 5 10 1,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 21 38 8,33 155,900 32 66 66 66 498
% 86
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

KATILIMLAR

67 112 ÖZNUR ERDİN 4A 6 9 3,00 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 21 39 8,00 153,680 33 67 67 67 501
% 87

68 536 YUSUF EGE ORDULUU4A 1 14 -3,67 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 20 40 6,67 144,800 34 68 68 68 516
% 90

69 141 YAVUZ EGE DURAK 4A 6 9 3,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 20 40 6,66 144,800 34 68 68 68 516
% 90

70 5 ESMANUR AKAR  9 6 7,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 6 1,00 1 7 -1,33 19 38 6,34 142,580 5 70 70 70 525
% 91

71 355 ELİF VATANSEVER 4E 6 9 3,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 19 41 5,33 135,920 5 71 71 71 530
% 92

72 0 ENES KEMAI KADEM 4B 7 8 4,33 0 15 -5,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 7 -1,33 16 42 2,00 113,720 4 72 72 72 555
% 96

73 497 AYKUT YAVUZ YILMAZ4E 4 11 0,33 2 13 -2,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 8 52 -9,33 38,240 6 73 73 73 571
% 99

74 96 ESİLA  CİNKAYA 4A 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 15 45 0,01

75 237 EYMEN YILMAZ 4A 4 11 0,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 15 45 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

SINIF:  

KATILIMLAR

1 174 ABDULKADİR UYSAL  13 2 12,33 13 0 13,00 8 1 7,67 10 0 10,00 5 3 4,00 49 6 47,00 413,420 1 8 8 8 53
% 9,20

2 9 HANİN KAYHAN  11 3 10,00 10 2 9,33 3 4 1,67 5 0 5,00 29 9 26,00 273,560 2 34 34 34 290
% 50

3 4 ELİF DEMİR  10 5 8,33 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 32 28 22,66 251,360 3 39 39 39 315
% 55

4 0 HAYRUNNİSADEMİR  10 5 8,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 27 33 15,99 206,960 4 56 56 56 405
% 70

5 5 ESMANUR AKAR  9 6 7,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 6 1,00 1 7 -1,33 19 38 6,34 142,580 5 70 70 70 525
% 91

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
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4A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 13 SALİH ABDULLAOĞLU4A 15 0 15,00 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 51 9 48,01 420,080 1 7 7 7 43
% 7,47

2 500 MUHAMMED TALHA AYDIN4A 13 2 12,33 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 50 10 46,66 411,200 2 9 9 9 55
% 9,55

3 245 NİSANUR ŞİMŞEK 4A 14 1 13,67 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 48 9 45,00 400,100 3 10 10 10 75
% 13

4 10 MÜGE MAKİLİOĞLU 4A 15 0 15,00 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 46 14 41,33 375,680 4 11 11 11 96
% 17

5 510 MELİKE KESKİN 4A 15 0 15,00 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 45 15 39,99 366,800 5 12 12 12 115
% 20

6 691 ALİ DERVİŞALİ 4A 11 4 9,67 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 44 16 38,68 357,920 6 15 15 15 133
% 23

7 511 ELİFNAZ ŞİMŞEK 4A 12 3 11,00 13 2 12,33 7 0 7,00 8 1 7,67 40 6 38,00 353,480 7 18 18 18 146
% 25

8 252 ZEYNEP AYDIN 4A 13 2 12,33 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 42 17 36,33 342,380 8 19 19 19 156
% 27

9 242 KÜBRA    AYDIN 4A 11 4 9,67 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 42 18 36,01 340,160 9 20 20 20 160
% 28

10 143 MELEK NAZ YARAR 4A 13 2 12,33 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 40 20 33,33 322,400 10 22 22 22 191
% 33

11 623 MUHAMMET EMİR KÜÇÜK4A 13 2 12,33 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 40 20 33,33 322,400 10 22 22 22 191
% 33

12 109 ZEYNEBSSEZGİNER 4A 11 4 9,67 7 8 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 39 21 32,00 313,520 12 24 24 24 207
% 36

13 636 ÖMER SELİM CAMGÖZ4A 10 5 8,33 5 10 1,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 37 23 29,34 295,760 13 28 28 28 242
% 42

14 248 MUHAMMED ARSLANTÜRK4A 10 5 8,33 6 7 3,67 6 3 5,00 7 3 6,00 6 4 4,67 35 22 27,67 284,660 14 32 32 32 271
% 47

15 512 MUHAMMET ALİ SERT4A 12 3 11,00 11 4 9,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 35 25 26,67 278,000 15 33 33 33 278
% 48

16 313 MUSTAFA ASAF YENER4A 12 3 11,00 10 5 8,33 5 5 3,33 1 3 0,00 28 16 22,66 251,360 16 39 39 39 315
% 55

17 241 GÜLER EMON 4A 14 0 14,00 7 3 6,00 2 1 1,67 23 4 21,67 244,700 17 41 41 41 328
% 57

18 114 SELİM ÖZTÜRK 4A 8 7 5,67 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 31 29 21,33 242,480 18 42 42 42 331
% 57

19 84 EMİN TAHA AZAR 4A 12 3 11,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 31 29 21,33 242,480 18 42 42 42 331
% 57

20 646 SÜMEYYE AKKAYA 4A 14 1 13,67 5 10 1,67 5 5 3,33 7 3 6,00 0 10 -3,33 31 29 21,34 242,480 18 42 42 42 331
% 57

21 4 BUĞRA BUDAN 4A 12 3 11,00 4 10 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 30 29 20,33 235,820 21 47 47 47 347
% 60

22 70 MUHAMMED CAN MATUR4A 6 9 3,00 8 7 5,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 30 30 20,00 233,600 22 48 48 48 350
% 61

23 77 UĞUR SEFA BAŞAR 4A 9 6 7,00 8 7 5,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 29 30 19,01 226,940 23 51 51 51 368
% 64

24 11 ESMA DÜZENLİ 4A 11 3 10,00 6 9 3,00 3 5 1,33 2 6 0,00 6 4 4,67 28 27 19,00 226,940 23 51 51 51 368
% 64

25 230 AHMET YAVUZ EKİNCİ4A 12 3 11,00 5 10 1,67 3 4 1,67 5 5 3,33 2 6 0,00 27 28 17,67 218,060 25 53 53 53 384
% 67

26 168 AYÇA AKSEL 4A 12 3 11,00 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 7 -1,33 27 31 16,68 211,400 26 55 55 55 401
% 70

27 661 YASİN AKSOY 4A 11 3 10,00 5 2 4,33 16 5 14,33 195,860 27 58 58 58 438
% 76

28 504 ECEMNURYILM AZ 4A 7 8 4,33 4 8 1,33 3 6 1,00 7 3 6,00 3 6 1,00 24 31 13,66 191,420 28 60 60 60 443
% 77

29 62 ZÜMRA AYŞE DEMİRCİ4A 10 5 8,33 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 25 35 13,33 189,200 29 62 62 62 451
% 78

30 553 YAVUZ EFE İYİDİL 4A 7 8 4,33 6 8 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 23 36 11,00 173,660 30 63 63 63 472
% 82

31 513 NİHAL ÇİFTLİ 4A 8 7 5,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 23 37 10,67 171,440 31 64 64 64 474
% 82

32 35 ASLI MUHCU 4A 5 10 1,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 21 38 8,33 155,900 32 66 66 66 498
% 86

33 112 ÖZNUR ERDİN 4A 6 9 3,00 3 12 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 21 39 8,00 153,680 33 67 67 67 501
% 87



4A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

SINIF: 4A

KATILIMLAR

34 536 YUSUF EGE ORDULUU4A 1 14 -3,67 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 20 40 6,67 144,800 34 68 68 68 516
% 90

35 141 YAVUZ EGE DURAK 4A 6 9 3,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 20 40 6,66 144,800 34 68 68 68 516
% 90

36 96 ESİLA  CİNKAYA 4A 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 15 45 0,01

37 237 EYMEN YILMAZ 4A 4 11 0,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 15 45 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



4B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 59 FATİH ERASLAN 4B 14 1 13,67 15 0 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 53 7 50,67 437,840 1 3 3 3 20
% 3,47

2 663 YASİR TİMUR ARSLAN4B 14 1 13,67 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 44 16 38,67 357,920 2 15 15 15 133
% 23

3 562 ELVİN NAZ ALKAN 4B 10 5 8,33 7 8 4,33 4 6 2,00 8 1 7,67 3 6 1,00 32 26 23,33 255,800 3 38 38 38 309
% 54

4 0 ENES KEMAI KADEM 4B 7 8 4,33 0 15 -5,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 7 -1,33 16 42 2,00 113,720 4 72 72 72 555
% 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



4C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

SINIF: 4C

KATILIMLAR

1 671 ZEYNEP SERRA DAĞ 4C 13 2 12,33 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 54 6 52,00 446,720 1 2 2 2 15
% 2,60

2 128 MUSAB ASIM KÜÇÜK 4C 15 0 15,00 14 0 14,00 8 1 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 51 7 48,67 424,520 2 5 5 5 36
% 6,25

3 0 MELİKE KÖSE     L 4C 15 0 15,00 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 45 15 40,00 366,800 3 12 12 12 115
% 20

4 614 MİRAÇ EYMEN KARALI4C 14 1 13,67 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 45 15 40,01 366,800 3 12 12 12 115
% 20

5 678 MUHAMMED MUSTAFA4C 12 3 11,00 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 44 16 38,67 357,920 5 15 15 15 133
% 23

6 347 BUĞLEM ÖLMEZ 4C 14 1 13,67 11 4 9,67 6 4 4,67 5 4 3,67 36 13 31,68 311,300 6 26 26 26 217
% 38

7 556 ELİSA KONUŞ 4C 12 3 11,00 8 7 5,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 36 24 28,00 286,880 7 31 31 31 261
% 45

8 681 HİDANUR BERRA HALICI4C 12 3 11,00 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 33 27 24,01 260,240 8 36 36 36 303
% 53

9 637 GÖNÜL SAHRA HALICI4C 9 6 7,00 5 10 1,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 31 29 21,34 242,480 9 42 42 42 331
% 57

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



4D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

SINIF: 4D

KATILIMLAR

1 587 FATMA BUSE YÜZÜKCÜ4D 15 0 15,00 14 1 13,67 8 1 7,67 9 1 8,67 9 0 9,00 55 3 54,01 460,040 1 1 1 1 6
% 1,04

2 171 YAĞMUR BUĞLEM BAŞOL4D 14 1 13,67 10 5 8,33 5 5 3,33 8 2 7,33 4 2 3,33 41 15 35,99 340,160 2 20 20 20 160
% 28

3 679 MELİSA KÖK 4D 11 4 9,67 10 5 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 33 27 24,00 260,240 3 36 36 36 303
% 53

4 645 BERAT KILIÇ 4D 9 6 7,00 8 7 5,67 5 5 3,33 4 3 3,00 1 0 1,00 27 21 20,00 233,600 4 48 48 48 350
% 61

5 635 RABİA  AZRA DİLEK 4D 8 7 5,67 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 28 32 17,34 215,840 5 54 54 54 388
% 67

6 411 RUFEYDE ABDULEY 4D 7 8 4,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 23 37 10,65 171,440 6 64 64 64 474
% 82

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



4E SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

SINIF: 4E

KATILIMLAR

1 622 MUHAMMED A  SEMİZ4E 10 5 8,33 9 3 8,00 5 2 4,33 6 3 5,00 6 1 5,67 36 14 31,33 309,080 1 27 27 27 219
% 38

2 675 BEGÜM BAŞAR 4E 12 3 11,00 7 6 5,00 4 5 2,33 8 1 7,67 4 4 2,67 35 19 28,67 291,320 2 29 29 29 254
% 44

3 0 YUSUF HARUN DOĞAN4E 9 6 7,00 5 9 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 8 -1,67 30 28 20,66 238,040 3 46 46 46 345
% 60

4 621 TALHA ŞAHİN 4E 11 4 9,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 3 3,00 22 25 13,67 191,420 4 60 60 60 443
% 77

5 355 ELİF VATANSEVER 4E 6 9 3,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 19 41 5,33 135,920 5 71 71 71 530
% 92

6 497 AYKUT YAVUZ YILMAZ4E 4 11 0,33 2 13 -2,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 8 52 -9,33 38,240 6 73 73 73 571
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



4F SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU 4.Sınıf KDS-7 (407) 75 75 75 576

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 4 8,82 9 6 6,53 5 4 3,71 7 3 5,64 4 6 1,54 34 24 26,24 275,560

Okul Ortalaması 11 4 9,25 8 6 6,05 5 5 3,50 6 3 5,28 4 6 1,84 34 24 25,92 274,350

SINIF: 4F

KATILIMLAR

1 626 MUSTAFA TAHİR KOCA4F 14 1 13,67 15 0 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 52 8 49,33 428,960 1 4 4 4 30
% 5,21

2 625 ZEYNEP ÖZDEMİR 4F 15 0 15,00 11 4 9,67 8 2 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 51 7 48,67 424,520 2 5 5 5 36
% 6,25

3 188 BERAT DİZMAN 4F 10 5 8,33 10 5 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 39 21 31,99 313,520 3 24 24 24 207
% 36

4 255 FURKAN ARSLAN 4F 11 4 9,67 10 3 9,00 4 5 2,33 6 3 5,00 4 4 2,67 35 19 28,67 291,320 4 29 29 29 254
% 44

5 602 LALE GİDERGELİR 4F 8 6 6,00 11 2 10,33 4 6 2,00 7 3 6,00 2 5 0,33 32 22 24,66 264,680 5 35 35 35 297
% 52

6 591 GÜLDEN SEZEN 4F 10 5 8,33 5 9 2,00 5 5 3,33 6 3 5,00 3 7 0,67 29 29 19,33 229,160 6 50 50 50 366
% 64

7 676 ÇİSEM MANGIR 4F 11 3 10,00 6 4 4,67 17 7 14,67 198,080 7 57 57 57 430
% 75

8 662 Y  ÖMÜR YÜCE 4F 11 4 9,67 5 10 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 5 1,33 25 33 14,00 193,640 8 59 59 59 440
% 76

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR UYSAL 174  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,420 275,560 1 8 8 8 53

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 5 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,20 9,25 8,82

Matematik 15 13 0 13,00 87 6,53 6,05 6,53

Fen 10 8 1 7,67 77 2,27 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 5,33 5,28 5,64

İngilizce 10 5 3 4,00 40 0,33 1,84 1,54

Toplam: 60 49 6 47,00 78 23,60 25,42 26,07

Türkçe DDbBdCDCCDCBCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBBCD BCCB DCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CADC BbCDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBBDACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dACc ABA c

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 13 0 87

Matematik 15 13 0 87

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 0 0 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 1 80

Fen 10 8 1 80

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 0 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 0 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DEMİR 4  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,360 275,560 3 39 39 39 315

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 5 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,20 9,25 8,82

Matematik 15 9 6 7,00 47 6,53 6,05 6,53

Fen 10 4 6 2,00 20 2,27 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 5,33 5,28 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,33 1,84 1,54

Toplam: 60 32 28 22,67 38 23,60 25,42 26,07

Türkçe CCcDCabAcDDABCd

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCbBcDCbBbBBabA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri aCDcbcaCdB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCaABBBaDc

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CAaddbcbbb

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR AKAR 5  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
142,580 275,560 5 70 70 70 525

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 5 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,20 9,25 8,82

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 6,53 6,05 6,53

Fen 10 3 7 0,67 7 2,27 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 3 6 1,00 10 5,33 5,28 5,64

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 0,33 1,84 1,54

Toplam: 60 19 38 6,33 11 23,60 25,42 26,07

Türkçe CacaCabABDDABbC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik dbCcBabddbBdbbc

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cbbBCbaCcd

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCdcacBdb 

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce ddccacAd  

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 6 30

Hay.Bil. 10 3 6 30

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 2 0
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0

İngilizce 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 1 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HANİN KAYHAN 9  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,560 275,560 2 34 34 34 290

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 5 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 9,20 9,25 8,82

Matematik 15 10 2 9,33 62 6,53 6,05 6,53

Fen 10 3 4 1,67 17 2,27 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 5 0 5,00 50 5,33 5,28 5,64

Toplam: 60 29 9 26,00 43 23,60 25,42 26,07

Türkçe CCD CBaABDDbBbC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik B CB DCABCBda A

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri   cBddaC B

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBAB     

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 0 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 10 2 67

Matematik 15 10 2 67

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 4 30

Fen 10 3 4 30

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 0 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 0 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 0 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 0 50

Hay.Bil. 10 5 0 50

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 0 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSADEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,960 275,560 4 56 56 56 405

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 5 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,20 9,25 8,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 6,53 6,05 6,53

Fen 10 2 8 -0,67 -7 2,27 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 6 4 4,67 47 5,33 5,28 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,33 1,84 1,54

Toplam: 60 27 33 16,00 27 23,60 25,42 26,07

Türkçe CbcaCBaABDDABbC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik cbCdccCbaCBBCaA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cbadbdDCca

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBdBdacDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce dbBcdadbCa

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAVUZ EKİNCİ 230 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,060 275,560 25 53 53 53 384

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,17 6,05 6,53

Fen 10 3 4 1,67 17 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 27 28 17,67 29 23,41 25,42 26,07

Türkçe DaABCCDCCDbBdAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik cCBdCccBbdBccdc

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri dccCBBb   

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBacACCacd

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce bbbaCddA  

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 4 30

Fen 10 3 4 30

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 0 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 0 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 2 0

İngilizce 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DERVİŞALİ 691 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,920 275,560 6 15 15 15 133

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 11 4 9,67 64 5,17 6,05 6,53

Fen 10 9 1 8,67 87 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 44 16 38,67 64 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDcBCCbCCDCBdbB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBBCbABCaBcaCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CADCBBaCDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBaDcCCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce AACDddBAdc

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 9 1 90

Fen 10 9 1 90

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI MUHCU 35 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
155,900 275,560 32 66 66 66 498

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,17 6,05 6,53

Fen 10 2 8 -0,67 -7 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 4 6 2,00 20 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 21 38 8,33 14 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDcaadbCCaacbAc

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik dCBcdDABCdBacac

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CbaaBccdbc

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BcacAbCBbd

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce cdabCca CD

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 0 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA AKSEL 168 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,400 275,560 26 55 55 55 401

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,17 6,05 6,53

Fen 10 3 7 0,67 7 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 6 4 4,67 47 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 27 31 16,67 28 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDcBCCDaCDCaCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik caBabcAaCCdacCd

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri dbaCBBcabd

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler daacACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dbabbcaA  

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA BUDAN 4 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,820 275,560 21 47 47 47 347

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 4 10 0,67 4 5,17 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 30 29 20,33 34 23,41 25,42 26,07

Türkçe cDABCCbCCDCaCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik cCBdbDAabacacb 

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CbDCcaabDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BacDAbCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dcdaddcACc

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEMNURYILM AZ 504 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,420 275,560 28 60 60 60 443

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 4 8 1,33 9 5,17 6,05 6,53

Fen 10 3 6 1,00 10 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 24 31 13,67 23 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCcbaabABcbABaC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik c Cd bCAabBdb d

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri D aBbcDdaa

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABdBccA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CAccacAcb 

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 4 8 27

Matematik 15 4 8 27

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 6 30

Fen 10 3 6 30

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 0 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ ŞİMŞEK 511 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,480 275,560 7 18 18 18 146

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,17 6,05 6,53

Fen 10 7 0 7,00 70 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 1 7,67 77 4,95 5,28 5,64

Toplam: 60 40 6 38,00 63 23,41 25,42 26,07

Türkçe DcbBCCDCCDCaCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BbBBCDABCCBcDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CADC B  DB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler cBBDACC AB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 0 70

Fen 10 7 0 70

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 0 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 0 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 0 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80

Hay.Bil. 10 8 1 80

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN TAHA AZAR 84 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,480 275,560 18 42 42 42 331

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,17 6,05 6,53

Fen 10 2 8 -0,67 -7 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 31 29 21,33 36 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDbBCCDCCDCaaAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik cCaaCbbBCCdcbCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri bdaacBbCca

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBcbACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dcCDababaD

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA  CİNKAYA 96 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 5,17 6,05 6,53

Fen 10 3 7 0,67 7 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 15 45 0,00 0 23,41 25,42 26,07

Türkçe accBdCbCCababAd

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik abacbDbcabddDad

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CbaddcbCDc

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BacaAaadca

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce cbbDCbadCa

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 0 2 0
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 2 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA DÜZENLİ 11 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,940 275,560 23 51 51 51 368

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,17 6,05 6,53

Fen 10 3 5 1,33 13 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 2 6 0,00 0 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 28 27 19,00 32 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCccC CdBDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BdCBccCAdacaCcb

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri baDabAaC  

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler abBbcdcB  

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce bdBAdaAACD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 5 30

Fen 10 3 5 30

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 0 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 2 6 20

Hay.Bil. 10 2 6 20

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 0 2 0
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN YILMAZ 237 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 4 11 0,33 2 5,17 6,05 6,53

Fen 10 1 9 -2,00 -20 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 15 45 0,00 0 23,41 25,42 26,07

Türkçe CdcbCaabBDaddad

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik dCCdcaCbcaaBdbc

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri aaadbcaCdc

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler badABcdabA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce abaACaAdac

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 1 9 10

Fen 10 1 9 10

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLER EMON 241 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,700 275,560 17 41 41 41 328

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 7 3 6,00 40 5,17 6,05 6,53

Fen 10 2 1 1,67 17 3,31 3,50 3,71

Toplam: 60 23 4 21,67 36 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCDDC CABDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik B Cdc CdB BB  A

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DCc       

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 0 93

Türkçe 15 14 0 93

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 3 47

Matematik 15 7 3 47

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 0 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 0 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 0 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 1 20

Fen 10 2 1 20

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 0 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 0 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 0 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 0 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA    AYDIN 242 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,160 275,560 9 20 20 20 160

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 11 4 9,67 64 5,17 6,05 6,53

Fen 10 6 4 4,67 47 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 42 18 36,00 60 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDABCbDCCDbcCAd

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBdCbABCdBBaCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CADCccbbDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBBbACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce AbCDaAaAdD

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK NAZ YARAR 143 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,400 275,560 10 22 22 22 191

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 9 6 7,00 47 5,17 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 40 20 33,33 56 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDbBCCDCCDdBCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik dCBabaABCCBccCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CdDCacbCDd

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBBDcCCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce AcdDddcACa

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KESKİN 510 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,800 275,560 5 12 12 12 115

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 5,17 6,05 6,53

Fen 10 7 3 6,00 60 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 45 15 40,00 67 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCDDCBCABDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCdBdDCAcCBdCbA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DdcBCADCaB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABdBaDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CdBdCDdbdD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345

100

0
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40

60
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE MAKİLİOĞLU 10 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,680 275,560 4 11 11 11 96

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,17 6,05 6,53

Fen 10 8 2 7,33 73 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 46 14 41,33 69 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDABCCDCCDCBCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBBCcAdCCBBDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CbDCaBDCDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBBbACCaAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce AcdDbAddac

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ARSLANTÜRK 248 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,660 275,560 14 32 32 32 271

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 6 7 3,67 24 5,17 6,05 6,53

Fen 10 6 3 5,00 50 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 35 22 27,67 46 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCcDaaCABDDbcCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik dbCdBbCAdaBdC  

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cCDBCbDCc 

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABddBDc

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CABAbcdbCD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 6 7 40

Matematik 15 6 7 40

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
4.2.2.1. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 6 3 60

Fen 10 6 3 60

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED CAN MATUR 70 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,600 275,560 22 48 48 48 350

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,17 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 30 30 20,00 33 23,41 25,42 26,07

Türkçe ccdcbCDCacCcaAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BbBcbDABCCacaCd

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri ddaCBBcCDc

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBBDcCCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce bACbCdd*ab

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TALHA AYDIN 500 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,200 275,560 2 9 9 9 55

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 5,17 6,05 6,53

Fen 10 7 3 6,00 60 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 50 10 46,67 78 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCDDCaCABDDbBCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCCBcDCABCBBCDd

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DCcdCADCdB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABdBaDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CcBACDAACD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ SERT 512 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,000 275,560 15 33 33 33 278

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 11 4 9,67 64 5,17 6,05 6,53

Fen 10 4 6 2,00 20 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 35 25 26,67 44 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDAcCCDCCDCaCAa

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBaacABCCBdDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri bdaCBBcaDc

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dcdDcCCdAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dcdcCABdac

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET EMİR KÜÇÜK 623 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,400 275,560 10 22 22 22 191

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 9 6 7,00 47 5,17 6,05 6,53

Fen 10 6 4 4,67 47 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 40 20 33,33 56 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCDDCBaABDDbBCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BbdBBDCdcaBBCbA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DCadbADCaB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABdBBbA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce bdaAbaAACb

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ASAF YENER 313 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,360 275,560 16 39 39 39 315

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 5,17 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 1 3 0,00 0 4,95 5,28 5,64

Toplam: 60 28 16 22,67 38 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDABCCDCCDCabAd

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik cCBdCDABaCdBcCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri bADCBBaaca

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler Bcdb      

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 1 3 10

Hay.Bil. 10 1 3 10

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 0 0 0
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAL ÇİFTLİ 513 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
171,440 275,560 31 64 64 64 474

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,17 6,05 6,53

Fen 10 2 8 -0,67 -7 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 23 37 10,67 18 23,41 25,42 26,07

Türkçe CdcDaaCABcDcBbC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik cdbBcDCAcdBaCbc

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cbDaddaCaa

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABdcBbA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce bccdaabdbc

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ŞİMŞEK 245 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
400,100 275,560 3 10 10 10 75

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,17 6,05 6,53

Fen 10 8 2 7,33 73 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 6 2 5,33 53 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 48 9 45,00 75 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCDaCBCABDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik dC BBDCABCBBCbc

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DCDcdADCBB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABcBBDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce  dBA DdACD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 11 3 73

Matematik 15 11 3 73

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 0 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 0 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 0 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SELİM CAMGÖZ 636 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,760 275,560 13 28 28 28 242

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,17 6,05 6,53

Fen 10 6 4 4,67 47 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 37 23 29,33 49 23,41 25,42 26,07

Türkçe DcABCCbCCDCaaAd

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik cCdBbbcabCdcbCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CdcdBBcCDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBBDACCaAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce AACDbABAaa

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR ERDİN 112 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
153,680 275,560 33 67 67 67 501

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 5,17 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 4 6 2,00 20 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 21 39 8,00 13 23,41 25,42 26,07

Türkçe cDbcCCaCCabdaAc

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik daBcCbAcdddacbd

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri bbDCBBDaac

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBdcbCCabc

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce bbbbCAccdD

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 2 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ABDULLAOĞLU 13 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,080 275,560 1 7 7 7 43

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 14 1 13,67 91 5,17 6,05 6,53

Fen 10 9 1 8,67 87 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 51 9 48,00 80 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCDDCBCABDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCCBBDCABCBBCDc

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DCDBCADCcB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBcBBBBDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce dAaAbcAAaa

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 14 1 93

Matematik 15 14 1 93

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 9 1 90

Fen 10 9 1 90

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM ÖZTÜRK 114 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,480 275,560 18 42 42 42 331

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,17 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 31 29 21,33 36 23,41 25,42 26,07

Türkçe DcdBaCDCCDdaCcc

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik dCBaacAaCbdBbCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri aADCdBbaaB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBBbACCaAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dACDbAadab

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE AKKAYA 646 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,480 275,560 18 42 42 42 331

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,17 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 31 29 21,33 36 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCDDCBCAaDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik cbbdBDCAcbBddbc

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri aCbBCdDCca

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCa*BBBcDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce bbabbcdcac

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR SEFA BAŞAR 77 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,940 275,560 23 51 51 51 368

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 8 7 5,67 38 5,17 6,05 6,53

Fen 10 7 3 6,00 60 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 2 7 -0,33 -3 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 29 30 19,00 32 23,41 25,42 26,07

Türkçe CaDaCaCAdDbABCa

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BbCdaaCAcCBBCbb

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cCbBCADCdB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler dCcdaBcdc 

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce acdAdcAcCc

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 2 7 20

Hay.Bil. 10 2 7 20

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 2 0
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN AKSOY 661 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,860 275,560 27 58 58 58 438

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 5 2 4,33 29 5,17 6,05 6,53

Toplam: 60 16 5 14,33 24 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDABCCDdCDCaaA 

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BbBd  ABC      

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0

Matematik 15 5 2 33

Matematik 15 5 2 33

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 0 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 0 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 0 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ EFE İYİDİL 553 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,660 275,560 30 63 63 63 472

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 6 8 3,33 22 5,17 6,05 6,53

Fen 10 3 7 0,67 7 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 23 36 11,00 18 23,41 25,42 26,07

Türkçe aaDbbaaABDDdBCd

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik cCb ccCABbBdbDc

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cdDcdbDdBd

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CdBABcBdDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce dddbbcbbac

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 6 8 40

Matematik 15 6 8 40

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ EGE DURAK 141 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
144,800 275,560 34 68 68 68 516

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 4 11 0,33 2 5,17 6,05 6,53

Fen 10 2 8 -0,67 -7 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 20 40 6,67 11 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCbbCdbdBaDbBbb

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BddBcaadBbBabab

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri aCbcCcbacd

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler bCacdcBabA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce aAcACDbbCb

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 2 0
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EGE ORDULUU 536 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
144,800 275,560 34 68 68 68 516

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 -3,67 -24 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,17 6,05 6,53

Fen 10 6 4 4,67 47 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 4 6 2,00 20 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 20 40 6,67 11 23,41 25,42 26,07

Türkçe dacadaaddcDccdd

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik adCdcbCbcCBBbac

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri bCDaCADCcd

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCacaBddaA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CcBAabdcaD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 1 14 7

Türkçe 15 1 14 7

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 2 0
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEBSSEZGİNER 109 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,520 275,560 12 24 24 24 207

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,17 6,05 6,53

Fen 10 6 4 4,67 47 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 39 21 32,00 53 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDccCCDaCDCBaAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik cCBcCccadbBBDCd

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CbDCcBDaDc

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBBcACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce AcCDbABACa

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYDIN 252 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,380 275,560 8 19 19 19 156

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 5,17 6,05 6,53

Fen 10 6 4 4,67 47 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 42 17 36,33 61 23,41 25,42 26,07

Türkçe CCDDCcCABDDABCd

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BdCBdDCABbBdCbA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cCcBCbDCdB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABcdBDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce bbBA bdACD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 0 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA AYŞE DEMİRCİ 62 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,200 275,560 29 62 62 62 451

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 37 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,72 9,25 8,82

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,17 6,05 6,53

Fen 10 3 7 0,67 7 3,31 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 4 6 2,00 20 4,95 5,28 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,81 1,84 1,54

Toplam: 60 25 35 13,33 22 23,41 25,42 26,07

Türkçe DDbBCCadCDCcCAa

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik adBdCaAaCadBaCd

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CcaCcccdDd

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler cBaccCaaAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dbdDdAaddc

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN NAZ ALKAN 562 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,800 275,560 3 38 38 38 309

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 4 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,00 9,25 8,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,66 6,05 6,53

Fen 10 4 6 2,00 20 4,66 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 1 7,67 77 6,75 5,28 5,64

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,58 1,84 1,54

Toplam: 60 32 26 23,33 39 28,67 25,42 26,07

Türkçe CCDbCaaAdDDcBCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik cbdBdDCABbBdabA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cbccbADCcB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCcABBBBD 

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce  bacbcAAdD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80

Hay.Bil. 10 8 1 80

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50

İngilizce 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 0 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KEMAI KADEM 0 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,720 275,560 4 72 72 72 555

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 4 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 10,00 9,25 8,82

Matematik 15 0 15 -5,00 -33 5,66 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 4,66 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 6,75 5,28 5,64

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 1,58 1,84 1,54

Toplam: 60 16 42 2,00 3 28,67 25,42 26,07

Türkçe CCcDdaCABccbdbC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik aadddcbddaacbbd

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DdbcCADacB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCcdBcacbc

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce bcabbDbc  

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 0 15 0

Matematik 15 0 15 0

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0

İngilizce 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 0 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ERASLAN 59 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,840 275,560 1 3 3 3 20

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 4 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,00 9,25 8,82

Matematik 15 15 0 15,00 100 5,66 6,05 6,53

Fen 10 8 2 7,33 73 4,66 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 6,75 5,28 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,58 1,84 1,54

Toplam: 60 53 7 50,67 84 28,67 25,42 26,07

Türkçe CCDDCBCABDDABbC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCCBBDCABCBBCDA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri aCcBCADCBB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABBBBDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce aABACcdcCD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 15 0 100

Matematik 15 15 0 100

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİR TİMUR ARSLAN 663 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,920 275,560 2 15 15 15 133

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 4 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,00 9,25 8,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 5,66 6,05 6,53

Fen 10 7 3 6,00 60 4,66 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 6,75 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,58 1,84 1,54

Toplam: 60 44 16 38,67 64 28,67 25,42 26,07

Türkçe CCDDCBCABDDdBCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik aCCBBDCAdaBBbaA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DbcBaADCBB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABBBBDc

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce ddaAaaAbCD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÖLMEZ 347 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,300 275,560 6 26 26 26 217

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 9 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 12,19 9,25 8,82

Matematik 15 11 4 9,67 64 8,96 6,05 6,53

Fen 10 6 4 4,67 47 5,45 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 5 4 3,67 37 6,93 5,28 5,64

Toplam: 60 36 13 31,67 53 36,04 25,42 26,07

Türkçe DDABCCDCCDCBaAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBaCDABdCdcDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri bcDCBaDCDd

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBBbcaCBA 

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 4 50

Hay.Bil. 10 5 4 50

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİSA KONUŞ 556 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,880 275,560 7 31 31 31 261

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 9 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 12,19 9,25 8,82

Matematik 15 8 7 5,67 38 8,96 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 5,45 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 6,93 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,84 1,84 1,54

Toplam: 60 36 24 28,00 47 36,04 25,42 26,07

Türkçe DDcBCCDCdDCaCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BbBabbAaCCdcDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri dADCdBcCbc

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBBcACCcAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dACcbddbCc

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL SAHRA HALICI 637 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,480 275,560 9 42 42 42 331

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 9 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 12,19 9,25 8,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 8,96 6,05 6,53

Fen 10 7 3 6,00 60 5,45 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 6,93 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,84 1,84 1,54

Toplam: 60 31 29 21,33 36 36,04 25,42 26,07

Türkçe DDbBCCaCCcbcaAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BbBcbbAdCddcDac

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CADCaBcCDd

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBBccCCdAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dACbbdaAaa

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİDANUR BERRA HALICI 681 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,240 275,560 8 36 36 36 303

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 9 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 12,19 9,25 8,82

Matematik 15 9 6 7,00 47 8,96 6,05 6,53

Fen 10 3 7 0,67 7 5,45 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 6 4 4,67 47 6,93 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,84 1,84 1,54

Toplam: 60 33 27 24,00 40 36,04 25,42 26,07

Türkçe CCDDCaCAaDDbBCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCCBdbCABCBdbcc

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cbacCbDCcd

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler bCcABBBcbA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce bABcabAbdb

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KÖSE     L 0 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,800 275,560 3 12 12 12 115

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 9 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 12,19 9,25 8,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 8,96 6,05 6,53

Fen 10 7 3 6,00 60 5,45 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 6,93 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,84 1,84 1,54

Toplam: 60 45 15 40,00 67 36,04 25,42 26,07

Türkçe DDABCCDCCDCBCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBBdaAcCCBcbCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CbDCBaDCDc

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBcDACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce bdCDCcaAda

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ EYMEN KARALI 614 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,800 275,560 3 12 12 12 115

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 9 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 12,19 9,25 8,82

Matematik 15 12 3 11,00 73 8,96 6,05 6,53

Fen 10 6 4 4,67 47 5,45 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 6,93 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,84 1,84 1,54

Toplam: 60 45 15 40,00 67 36,04 25,42 26,07

Türkçe DDABaCDCCDCBCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBdCDAdCCBcDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CAcCdBDCcd

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBBDACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce AAdDacBdac

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED MUSTAFA 678 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,920 275,560 5 15 15 15 133

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 9 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 12,19 9,25 8,82

Matematik 15 12 3 11,00 73 8,96 6,05 6,53

Fen 10 7 3 6,00 60 5,45 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 6,93 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,84 1,84 1,54

Toplam: 60 44 16 38,67 64 36,04 25,42 26,07

Türkçe dCDaCaCABDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCCBcDCAdCBBdDA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cCDBdADCdB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCaABBBBDA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce adaAaDdcCD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB ASIM KÜÇÜK 128 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,520 275,560 2 5 5 5 36

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 9 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 12,19 9,25 8,82

Matematik 15 14 0 14,00 93 8,96 6,05 6,53

Fen 10 8 1 7,67 77 5,45 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 6,93 5,28 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,84 1,84 1,54

Toplam: 60 51 7 48,67 81 36,04 25,42 26,07

Türkçe DDABCCDCCDCBCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBBCDABC BBDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CADCdBDCD 

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dcaDACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce AACDadBAaD

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 14 0 93

Matematik 15 14 0 93

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 0 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 1 80

Fen 10 8 1 80

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SERRA DAĞ 671 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,720 275,560 1 2 2 2 15

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 9 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 12,19 9,25 8,82

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,96 6,05 6,53

Fen 10 10 0 10,00 100 5,45 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 6,93 5,28 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,84 1,84 1,54

Toplam: 60 54 6 52,00 87 36,04 25,42 26,07

Türkçe DDABCCaaCDCBCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBBCDdBCCBBDCd

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CADCBBDCDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BcBDACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dACDCABACD

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 10 0 100

Fen 10 10 0 100

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KILIÇ 645 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,600 275,560 4 48 48 48 350

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,22 9,25 8,82

Matematik 15 8 7 5,67 38 7,89 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 2,72 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 4 3 3,00 30 5,50 5,28 5,64

İngilizce 10 1 0 1,00 10 1,66 1,84 1,54

Toplam: 60 27 21 20,00 33 27,00 25,42 26,07

Türkçe bDbBCCDCCcbdbAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBddDbaCCBcbdA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri bbDCccaCDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBcDcdC   

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce          D

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 4 3 40

Hay.Bil. 10 4 3 40

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 0 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 0 0

İngilizce 10 1 0 10

İngilizce 10 1 0 10

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 0 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 0 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 0 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 0 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 0 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 0 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 0 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BUSE YÜZÜKCÜ 587 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
460,040 275,560 1 1 1 1 6

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 9,22 9,25 8,82

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,89 6,05 6,53

Fen 10 8 1 7,67 77 2,72 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 1 8,67 87 5,50 5,28 5,64

İngilizce 10 9 0 9,00 90 1,66 1,84 1,54

Toplam: 60 55 3 54,00 90 27,00 25,42 26,07

Türkçe DDABCCDCCDCBCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBBCaABCCBBDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CADCdB CDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dBBDACCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce AACDCABA D

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 14 1 93

Matematik 15 14 1 93

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 1 80

Fen 10 8 1 80

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 0 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KÖK 679 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,240 275,560 3 36 36 36 303

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,22 9,25 8,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,89 6,05 6,53

Fen 10 4 6 2,00 20 2,72 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 5,50 5,28 5,64

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,66 1,84 1,54

Toplam: 60 33 27 24,00 40 27,00 25,42 26,07

Türkçe DDABCCaCCDCaabB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBdCbABCCdcbCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri bAcCaaaCDc

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BdB*AbCBAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce cdCaddddda

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA  AZRA DİLEK 635 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,840 275,560 5 54 54 54 388

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 9,22 9,25 8,82

Matematik 15 9 6 7,00 47 7,89 6,05 6,53

Fen 10 3 7 0,67 7 2,72 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 6 4 4,67 47 5,50 5,28 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,66 1,84 1,54

Toplam: 60 28 32 17,33 29 27,00 25,42 26,07

Türkçe CacbCabAacDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCadBaCABaBdCaA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cCDdCbadcc

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCaABdcBDc

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce adBdbaAcdb

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 1 1 50
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RUFEYDE ABDULEY 411 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
171,440 275,560 6 64 64 64 474

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 9,22 9,25 8,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 7,89 6,05 6,53

Fen 10 2 8 -0,67 -7 2,72 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 5,50 5,28 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,66 1,84 1,54

Toplam: 60 23 37 10,67 18 27,00 25,42 26,07

Türkçe DDcBCdDbCaCcaba

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BbaBCDdBbbdcDdA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CbadBdcaaa

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BdabAaCcAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce ccaDbdabCa

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BUĞLEM BAŞOL 171 4D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,160 275,560 2 20 20 20 160

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,22 9,25 8,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,89 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 2,72 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 5,50 5,28 5,64

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,66 1,84 1,54

Toplam: 60 41 15 36,00 60 27,00 25,42 26,07

Türkçe CCDDCBCAdDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCbdcDCABbBdCDA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri bCbaCdDCaB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABdBBcA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CAabCD    

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 0 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 0 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 0 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYKUT YAVUZ YILMAZ 497 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
38,240 275,560 6 73 73 73 571

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,56 9,25 8,82

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 3,11 6,05 6,53

Fen 10 1 9 -2,00 -20 1,55 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 1 9 -2,00 -20 3,61 5,28 5,64

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,27 1,84 1,54

Toplam: 60 8 52 -9,33 -16 15,06 25,42 26,07

Türkçe abcDaBCdabcdabC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik abCdabCdabcdabc

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri abcdabcdaB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler abcdaBcdab

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce abcdabcdab

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 0 1 0
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 1 9 10

Fen 10 1 9 10

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 0 2 0
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 2 0
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0

İngilizce 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM BAŞAR 675 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,320 275,560 2 29 29 29 254

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,56 9,25 8,82

Matematik 15 7 6 5,00 33 3,11 6,05 6,53

Fen 10 4 5 2,33 23 1,55 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 1 7,67 77 3,61 5,28 5,64

İngilizce 10 4 4 2,67 27 0,27 1,84 1,54

Toplam: 60 35 19 28,67 48 15,06 25,42 26,07

Türkçe CCDDbaCABDDcBCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik aCCB aCAcaBdC b

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri  bDaCcaCBc

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABdBBD 

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce  dBACcdcC 

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 6 47

Matematik 15 7 6 47

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 5 40

Fen 10 4 5 40

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 0 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80

Hay.Bil. 10 8 1 80

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50

İngilizce 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 0 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF VATANSEVER 355 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
135,920 275,560 5 71 71 71 530

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,56 9,25 8,82

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,11 6,05 6,53

Fen 10 2 8 -0,67 -7 1,55 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 3,61 5,28 5,64

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,27 1,84 1,54

Toplam: 60 19 41 5,33 9 15,06 25,42 26,07

Türkçe cDbBCacdCbdcaAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik aCBcCbdddCdcDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri bcDadcaCcd

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dcdccCCabB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce ccaadcBbac

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED A  SEMİZ 622 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,080 275,560 1 27 27 27 219

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,56 9,25 8,82

Matematik 15 9 3 8,00 53 3,11 6,05 6,53

Fen 10 5 2 4,33 43 1,55 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 6 3 5,00 50 3,61 5,28 5,64

İngilizce 10 6 1 5,67 57 0,27 1,84 1,54

Toplam: 60 36 14 31,33 52 15,06 25,42 26,07

Türkçe CCcadabABDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik cCC B CABCBd bA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri aCD  ADC c

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CC ABdBBcc

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce  ABA DdAC 

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 9 3 60

Matematik 15 9 3 60

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 0 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 0 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 2 50

Fen 10 5 2 50

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 0 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 0 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Hay.Bil. 10 6 3 60

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 0 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0

İngilizce 10 6 1 60

İngilizce 10 6 1 60

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 0 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 0 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ŞAHİN 621 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,420 275,560 4 60 60 60 443

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,56 9,25 8,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,11 6,05 6,53

Fen 10 2 8 -0,67 -7 1,55 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 4 3 3,00 30 3,61 5,28 5,64

Toplam: 60 22 25 13,67 23 15,06 25,42 26,07

Türkçe bDABCCDaCDaaCAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBddbcadddccCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri dcDdcBbbcd

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler dccDACC   

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 0 1 0
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 3 40

Hay.Bil. 10 4 3 40

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 0 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF HARUN DOĞAN 0 4E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,040 275,560 3 46 46 46 345

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 6 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,56 9,25 8,82

Matematik 15 5 9 2,00 13 3,11 6,05 6,53

Fen 10 7 3 6,00 60 1,55 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 3,61 5,28 5,64

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 0,27 1,84 1,54

Toplam: 60 30 28 20,67 34 15,06 25,42 26,07

Türkçe aDcBdCDCCDbBCbc

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik dbBdd AaCaccDCc

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CAaCcBbCDB

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBBaACCdAB

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dcCb daddb

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
4.2.2.1. 1 1 0 100
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 1 50

İngilizce 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 0 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DİZMAN 188 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,520 275,560 3 24 24 24 207

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 8 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,08 9,25 8,82

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,58 6,05 6,53

Fen 10 7 3 6,00 60 4,52 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 5,19 5,28 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,14 1,84 1,54

Toplam: 60 39 21 32,00 53 28,92 25,42 26,07

Türkçe CCcadcCABcDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCCddDCAdbBaCDA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri aCDBCcDCcB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABcBBbA

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce bABAabddCb

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM MANGIR 676 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,080 275,560 7 57 57 57 430

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 8 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 10,08 9,25 8,82

Matematik 15 6 4 4,67 31 7,58 6,05 6,53

Toplam: 60 17 7 14,67 24 28,92 25,42 26,07

Türkçe CCDDCaCbBDDABa 

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik B  d  bABCBdCa 

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 0 0

Matematik 15 6 4 40

Matematik 15 6 4 40

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 0 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 0 0
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ARSLAN 255 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,320 275,560 4 29 29 29 254

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 8 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,08 9,25 8,82

Matematik 15 10 3 9,00 60 7,58 6,05 6,53

Fen 10 4 5 2,33 23 4,52 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 6 3 5,00 50 5,19 5,28 5,64

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,14 1,84 1,54

Toplam: 60 35 19 28,67 48 28,92 25,42 26,07

Türkçe DDbBCCDaCDdBaAB

Cevap Anh. B DDABCCDCCDCBCAB

Matematik BCBBd cB aBBDCA

Cevap Anh. B BCBBCDABCCBBDCA

Fen Bilimleri CbaC BcCad

Cevap Anh. B CADCBBDCDB

Sosyal Bilgiler BBBacCC Aa

Cevap Anh. B BBBDACCBAB

İngilizce dACD caA a

Cevap Anh. B AACDCABACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 10 3 67

Matematik 15 10 3 67

4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
4.2.2.1. 1 0 1 0
4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 5 40

Fen 10 4 5 40

4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 0 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100
4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Hay.Bil. 10 6 3 60

4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 1 0

İngilizce 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 1 1 50
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 0 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLDEN SEZEN 591 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,160 275,560 6 50 50 50 366

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 8 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,08 9,25 8,82

Matematik 15 5 9 2,00 13 7,58 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 4,52 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 6 3 5,00 50 5,19 5,28 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,14 1,84 1,54

Toplam: 60 29 29 19,33 32 28,92 25,42 26,07

Türkçe CCcDCabABbDdBCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik addd DCAabBddbA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri cCDBdcbCaB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CC ABdBBbc

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CbcbCaAcdc

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Hay.Bil. 10 6 3 60

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 1 0 50
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 2 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LALE GİDERGELİR 602 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,680 275,560 5 35 35 35 297

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 8 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 10,08 9,25 8,82

Matematik 15 11 2 10,33 69 7,58 6,05 6,53

Fen 10 4 6 2,00 20 4,52 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 5,19 5,28 5,64

İngilizce 10 2 5 0,33 3 3,14 1,84 1,54

Toplam: 60 32 22 24,67 41 28,92 25,42 26,07

Türkçe CCDbd bcBcDABdC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik cCCB DCABbBBCD 

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DCD*bdaCac

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABdBBbc

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce  daAd d dD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 6 53

Türkçe 15 8 6 53

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 0 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 0 1 0
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 11 2 73

Matematik 15 11 2 73

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0

İngilizce 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 0 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 0 1 0
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 1 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 0 1 0
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 0 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TAHİR KOCA 626 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
428,960 275,560 1 4 4 4 30

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 8 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,08 9,25 8,82

Matematik 15 15 0 15,00 100 7,58 6,05 6,53

Fen 10 8 2 7,33 73 4,52 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 7 3 6,00 60 5,19 5,28 5,64

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,14 1,84 1,54

Toplam: 60 52 8 49,33 82 28,92 25,42 26,07

Türkçe CCDDCBCABDDABCb

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCCBBDCABCBBCDA

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DCaBCADCcB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABdBBbc

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CdBAbDAACD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 15 0 100

Matematik 15 15 0 100

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
4.2.2.1. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 1 0 100
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
Y  ÖMÜR YÜCE 662 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,640 275,560 8 59 59 59 440

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 8 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,08 9,25 8,82

Matematik 15 5 10 1,67 11 7,58 6,05 6,53

Fen 10 5 5 3,33 33 4,52 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 1 9 -2,00 -20 5,19 5,28 5,64

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,14 1,84 1,54

Toplam: 60 25 33 14,00 23 28,92 25,42 26,07

Türkçe CCacCaCcBDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik aCCBBDdbdbdadcb

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri DaDcCbaCBd

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler aCcdcdddcb

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce abBdCaAc  

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 1 0 100
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 1 1 50
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 0 2 0
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 0 2 0
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0

İngilizce 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 0 1 0
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 0 1 0
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 0 1 0
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 1 0 100
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 0 1 0
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 1 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4.Sınıf KDS-7 (407)

SAMSUN / ONDOKUZMAYIS / 19 MAYIS İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZDEMİR 625 4F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,520 275,560 2 5 5 5 36

Puanı Hesaplanan: 73 73 73 571

Katılımlar: 8 75 75 75 576

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,08 9,25 8,82

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,58 6,05 6,53

Fen 10 8 2 7,33 73 4,52 3,50 3,71

Hay.Bil. 10 9 0 9,00 90 5,19 5,28 5,64

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,14 1,84 1,54

Toplam: 60 51 7 48,67 81 28,92 25,42 26,07

Türkçe CCDDCBCABDDABCC

Cevap Anh. A CCDDCBCABDDABCC

Matematik BCbBBDCABCBdCbd

Cevap Anh. A BCCBBDCABCBBCDA

Fen Bilimleri aCDBCADCcB

Cevap Anh. A DCDBCADCBB

Sosyal Bilgiler CCBABBBBD 

Cevap Anh. A CCBABBBBDA

İngilizce CABAaDA CD

Cevap Anh. A CABACDAACD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.17. Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır 1 1 0 100
4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. “de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
4.4.3. Hikâye edici metin yazar.  a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır. 1 1 0 100
4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
4.2.2.1. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
4.1.1.1 Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
4.1.2.2 Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.1 1 0 100
4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar 1 0 1 0
4.4.1.1 Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 0 90

Hay.Bil. 10 9 0 90

4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 2 2 0 100
4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 2 2 0 100
4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 2 2 0 100
4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50

İngilizce 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

4.5.S1. Students will be able to talk about their daily routines. 1 1 0 100
4.8.S1. Students will be able to describe the weather conditions. 1 1 0 100
4.6.S3. Students will be able to ask and answer simple clarification questions. 1 1 0 100
4.9.S3. Students will be able to talk about possessions. 1 1 0 100
4.10.L2. Students will be able to understand the offers about their basic needs. 1 0 1 0
4.7.L1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text. 2 2 0 100
4.4.S1. Students will be able to talk about their likes and dislikes. 1 1 0 100
4.9.L2. Students will be able to understand short, oral texts about possessions. 1 0 0 0
4.3.L1. Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
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